Markus Pospichal

Von: Monika Wallisch <monika.wallisch@goodhouse.at>
Gesendet: Dienstag, 11. Mai 2021 23:22

An: Markus Pospichal

Betreff: AW: Antwort: EXAKT RAL Projekt Ispergasse 44 GmbH
Anlagen: Vorstellung dagobertinvest - Flexible Eigenkapitalldsung

Ok dann lass ich weil eigentlich wollte ich ihm schreiben, dass er mich bitte blockieren soll und ich alle meine Kanéle
informiere, dass ich ab sofort keine Dagobert Bridge Finanzierungen mehr mache und ich im Ubrigen auch (iber
ausreichend Liquiditat verflige, sodass Dagobert es bitte in Zukunft unterlassen soll mich anzukeilen. Was sie immer
wieder tun, zuletzt der kleine Ecker.

LG monika

Von: Markus Pospichal <Markus@pospichal.org>

Gesendet: Dienstag, 11. Mai 2021 20:39

An: Monika Wallisch <monika.wallisch@goodhouse.at>
Betreff: Re: Antwort: EXAKT RAL Projekt Ispergasse 44 GmbH

Ich bin eigentlich sehr zufrieden und wir haben noch drei Projekte dort. Ich kenne leider diesen Herrn Bader noch
aber och weder morgen einmal Riicksprache halten und rufe dich danach gleich an.

Bitte warte zu

Lg Markus

Von meinem iPhone gesendet

Am 11.05.2021 um 20:16 schrieb Monika Wallisch <monika.wallisch@goodhouse.at>:

Servus,

brauchst du Dagobert noch? Weil sonst wiirde ich bléd zurlickschreiben, dass ich sie bereits
blockiert habe und sie ihre Rolle im Zuge des Strafverfahrens dann der STA erkldaren kénnen.

LG mo

Von: Christof Bader <christof.bader@dagobertinvest.at>

Gesendet: Dienstag, 11. Mai 2021 17:07

An: Monika Wallisch <monika.wallisch@goodhouse.at>

Cc: eva-maria.bendekovits@bankwinter.com; Dominik Ecker MA
<dominik.ecker@dagobertinvest.at>; Markus Dvorak <markus.dvorak@dagobertinvest.at>; Exakt
Holding Office <office @exakt-holding.at>; Dr. Rainer Brinskele <office@brinskele-law.at>
Betreff: AW: Antwort: EXAKT RAL Projekt Ispergasse 44 GmbH

Sg. Frau Wallisch,

bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom Dienstag, 11. Mai 2021, 10:29 Uhr darf ich Sie im Namen der
dagobertinvest gmbh auffordern, es zu unterlassen, uns kiinftig betreffend Ihrer Privatdarlehen an
Dritte anzuschreiben.



Sollten Sie weitere Nachrichten betreffend derartiger Angelegenheiten an uns adressieren, sehen
wir uns gezwungen, lhre E-Mail-Adresse in unserem System als SPAM-Absender zu kennzeichnen.

Mit freundlichen GrifR3en,

Christof Bader
Mag. Christof Bader
Head of Legal & Business Analysis
dagobertinvest gmbh
1040 Wien | Wohllebengasse 12-14 | Top 6.01
+4318047445501
+4366488414945

christof.bader@dagobertinvest.at
dagobertinvest

Hier geht's zu unseren aktuellen Projekten mit hohen Zinsen
Hier geht's zu unserer Facebook Seite

Von: Monika Wallisch <monika.wallisch@goodhouse.at>

Gesendet: Dienstag, 11. Mai 2021 10:29

An: eva-maria.bendekovits@bankwinter.com; Dominik Ecker MA
<dominik.ecker@dagobertinvest.at>; Markus Dvorak <markus.dvorak@dagobertinvest.at>

Cc: Exakt Holding Office <office@exakt-holding.at>; Dr. Rainer Brinskele <office@brinskele-law.at>
Betreff: WG: Antwort: EXAKT RAL Projekt Ispergasse 44 GmbH

Sehr geehrte Frau Bendekovits,
sehr geehrte Herren,

zur Koordinierung der weiteren Schritte ersuche ich um einen Statusbericht beziglich der von Ihnen
im September 2020 gesperrten Konten.

Nach Uber einem Jahr ist die Angelegenheit der von uns geleisteten Bridge-Finanzierung nach wie
vor nicht erledigt und es sind noch erhebliche Zinsen angelaufen, leider sind weder die Zinsen
bezahlt worden, noch war es moglich von Herrn Bulduk die zugesagten Sicherheiten zu bekommen.

Wie wir sehen konnten sind neue Projekte im abgeschlossenen Finanzierungsstadium und dirfen
wir darauf hinweisen, dass wir nachdem wiederholt die alten und auch neu getroffene
Vereinbarungen nicht eingehalten wurden, weder die Sicherheiten bestellt wurden, noch die
offenen Zins-Zahlungen geleistet werden, nun alle weiteren zivilrechtlichen und ev. andere Schritte
setzen missen und werden, wenn nicht zeitnah die offenen Zinsen bezahlt werden und die
zugesagten Sicherheiten bestellt werden, bzw. auch die Kapitalzahlungen geleistet werden.

Mit freundlichen Griissen

Monika Wallisch



Von: Eva-Maria Bendekovits <eva-maria.bendekovits@bankwinter.com> Im Auftrag von
Corporateclients

Gesendet: Mittwoch, 16. September 2020 12:22

An: Monika Wallisch <monika.wallisch@goodhouse.at>

Cc: dominik.ecker@dagobertinvest.at; Dr. Rainer Brinskele <office@brinskele-law.at>
Betreff: Antwort: EXAKT RAL Projekt Ispergasse 44 GmbH

Sehr geehrte Frau Mag. Wallisch,

wir bestatigen, dass die Sperre des Kontos veranlasst wurde.

Mit freundlichen GrifBen
Eva Bendekovits

Kommerzkunden / Corporate Clients
Bank Winter & Co. AG

Singerstrasse 10

A-1010 Wien

Tel.: +43 /1 / 515 04 262

Fax: +43 /1 /515 04 200

mailto: corporateclients@bankwinter.com
www.bankwinter.com

HG Wien, FN 124457a

Diese E-Mail sowie eventuelle Anhdnge enthalten vertrauliche und/oder rechtlich geschitzte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtiimlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren und Speichern sowie die
unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Rahmen
unserer Geschaftsabwicklung. Weitere Informationen finden Sie hier.

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information. If you are not the
intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this
e-mail. Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly
forbidden. We are processing personal data within the scope of our business transactions. For further
information please click here.

Von: "Monika Wallisch" <monika.wallisch@goodhouse.at>
An: "Corporateclients" <corporateclients@bankwinter.com>
Kopie: "dominik.ecker@dagobertinvest.at" <dominik.ecker@dagobertinvest.at>, "Dr. Rainer Brinskele"

<office@brinskele-law.at>
Datum: 16.09.2020 11:43
Betreff: EXAKT RAL Projekt Ispergasse 44 GmbH

Sehr geehrte Frau Bendekovits,

Im Anhang nochmals die Vereinbarung der Bridge-Finanzierung des
Projektes Ispergasse.

Da offenbar die bevorrangte Auszahlung des vereinbarten Anteils der
Bridge-Finanzierung aus dem Funding der EXAKT REAL Projekt
Ispergasse 44 GmbH - wie schon seit Wochen vereinbart - prompt nach
Freigabe der Gelder nicht beauftragt wurde, ersuche ich das Konto bis zur
Klarung einzufrieren.



Bitte um kurze Bestatigung, dass das von |hrer Seite erfolgt, dann kdénnte ich - bis Herr
Bulduk wieder verfiigbar und sich der Irrtum hoffentlich aufklart - ist auf die gerichtliche
Erwirkung einer einstweiligen Verfligung verzichten.

Besten Dank fur lhr Verstandnis und entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten —ich hoffe
es handelt sich um einen Irrtum und nicht Vorsatz. Bitte kopieren Sie RA Dr. Brinskele in den
Schriftverkehr ein.

Mit besten Grussen
Mag. Monika Wallisch

Dr. Hanswenzelgasse 11 Wienerstrasse 42
A-1230 Wien A-2352 Gumpoldskirchen
Tel.: + 43 670 552 0250 office

Tel.: +43 676 30 00 718 mobil
monika.wallisch@goodhouse.at

www.goodhouse.at

Diese Nachricht und allféllige angehangte Dokumente sind vertraulich und nur fir den/die
Adressaten bestimmt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, ist jede
Offenlegung, Weiterleitung, oder sonstige Verwendung dieser Information nicht gestattet.
In diesem Fall bitten wir, den Absender zu verstandigen und die Informationen zu
vernichten. Fiir Ubermittlungsfehler oder sonstige Irrtiimer bei der Ubermittlung besteht
keine Haftung



